
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM

2019-2020 / PRF YAYINLARI / PRF LGS (8. SINIF) KURUMSAL DENEME -1 / PARAF YAYINLARI LGS (8.Sınıf) Deneme Sınavı-1 27-11-2019
Muş - BULANIK - Sarıpınar Ortaokulu
No Ögr.Bilgileri Snf/Şb

TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

1 227 - EYLEM ÇİFTÇİ 8 / A 17 3 16.00 7 3 6.00 7 3 6.00 8 1 7.67 10 7 7.67 18 2 17.33 67.00 19.00 60.67 372.104 3664 2 2 1
2 256 - NİSA BİNİCİ 8 / C 15 5 13.33 3 6 1.00 7 3 6.00 4 4 2.67 5 8 2.33 9 6 7.00 43.00 32.00 32.33 248.607 14777 17 17 2
3 167 - CEREN ÇELİK 8 / A 12 8 9.33 6 4 4.67 7 3 6.00 8 2 7.33 5 12 1.00 11 9 8.00 49.00 38.00 36.33 235.289 16018 22 22 3
4 229 - EYÜP SARICE 8 / B 12 8 9.33 7 3 6.00 6 3 5.00 0 0 0.00 6 9 3.00 10 10 6.67 41.00 33.00 30.00 228.889 16580 24 24 4
5 10 - ADEM SARICE 8 / A 11 9 8.00 3 7 0.67 7 3 6.00 7 3 6.00 4 14 -0.67 13 7 10.67 45.00 43.00 30.67 225.437 16884 26 26 5
6 168 - CEREN KESKİN 8 / B 8 9 5.00 5 3 4.00 4 4 2.67 2 4 0.67 5 7 2.67 9 6 7.00 33.00 33.00 22.01 197.807 19467 31 31 6
7 260 - SEHER ÇELİK 8 / A 12 7 9.67 5 5 3.33 5 5 3.33 6 4 4.67 1 15 -4.00 11 9 8.00 40.00 45.00 25.00 197.793 19476 32 32 7
8 258 - SABAHAT ATAŞ 8 / B 8 8 5.33 2 4 0.67 4 4 2.67 2 5 0.33 5 10 1.67 11 8 8.33 32.00 39.00 19.00 196.281 19626 33 33 8
9 222 - ESANUR SARICE 8 / C 13 7 10.67 5 5 3.33 5 5 3.33 5 5 3.33 2 17 -3.67 9 9 6.00 39.00 48.00 22.99 191.837 20043 34 34 9

10 73 - BERFİN DOLAZ 8 / C 12 8 9.33 4 6 2.00 5 5 3.33 4 5 2.33 4 16 -1.33 7 8 4.33 36.00 48.00 19.99 184.415 20639 38 38 10
11 267 - YAKUP KESKİN S 8 / C 10 10 6.67 5 5 3.33 4 6 2.00 6 3 5.00 1 11 -2.67 9 6 7.00 35.00 41.00 21.33 180.489 20935 39 39 11
12 219 - ELİF TĞÇE TOĞRUL 0 / A 11 7 8.67 2 1 1.67 6 4 4.67 7 3 6.00 4 16 -1.33 7 13 2.67 37.00 44.00 22.35 177.600 21182 41 41 12
13 253 - NALİN TOĞR UL 8 / C 8 8 5.33 3 6 1.00 3 6 1.00 1 8 -1.67 5 12 1.00 9 9 6.00 29.00 49.00 12.66 173.556 21519 42 42 13
14 88 - BERFİN YAŞAR 8 / B 9 7 6.67 2 4 0.67 6 4 4.67 3 5 1.33 2 6 0.00 7 10 3.67 29.00 36.00 17.01 171.156 21698 43 43 14
15 262 - SİBELCAN SARICE 8 / B 6 7 3.67 3 3 2.00 5 4 3.67 1 4 -0.33 3 8 0.33 9 7 6.67 27.00 33.00 16.01 171.141 21701 44 44 15
16 237 - HAMZA TOPCU 8 / B 8 12 4.00 4 6 2.00 3 6 1.00 4 6 2.00 4 16 -1.33 11 9 8.00 34.00 55.00 15.67 170.637 21747 46 46 16
17 240 - LEYLA AKSU 8 / C 11 9 8.00 3 7 0.67 5 5 3.33 6 4 4.67 4 16 -1.33 7 13 2.67 36.00 54.00 18.01 168.193 21955 47 47 17
18 246 - MERTCAN TOKOĞLU 8 / B 7 10 3.67 7 3 6.00 4 6 2.00 4 6 2.00 3 9 0.00 6 6 4.00 31.00 40.00 17.67 160.267 22575 49 49 18
19 328 - AVİ NH ANKI 8 / C 7 12 3.00 5 5 3.33 3 7 0.67 8 2 7.33 4 13 -0.33 8 12 4.00 35.00 51.00 18.00 156.311 22877 50 50 19
20 234 - GÜLDEN TOPÇİ 8 / B 6 14 1.33 6 4 4.67 3 7 0.67 3 7 0.67 10 10 6.67 5 15 0.00 33.00 57.00 14.01 156.311 22877 50 50 19
21 245 - MERCAN SARICE 8 / C 7 6 5.00 2 4 0.67 3 7 0.67 2 5 0.33 6 8 3.33 3 7 0.67 23.00 37.00 10.67 155.807 22944 52 52 21
22 142 - BÜNYAMİN ÖGÜN 8 / C 8 8 5.33 6 4 4.67 3 3 2.00 1 6 -1.00 4 8 1.33 5 12 1.00 27.00 41.00 13.33 153.793 23113 54 54 22
23 6 - SUZAN TAŞ 8 / B 9 6 7.00 1 8 -1.67 2 5 0.33 3 3 2.00 2 8 -0.67 5 8 2.33 22.00 38.00 9.32 152.296 23243 57 57 23
24 112 - BİLAL ÇETİN 8 / C 8 12 4.00 6 4 4.67 6 4 4.67 6 3 5.00 2 14 -2.67 7 11 3.33 35.00 48.00 19.00 148.859 23466 61 61 24
25 235 - HACER HASDEMİR 8 / C 7 11 3.33 4 6 2.00 2 8 -0.67 6 4 4.67 3 13 -1.33 8 10 4.67 30.00 52.00 12.67 148.415 23481 62 62 25
26 58 - DİNNUR İ ÇETİN T 8 / B 12 8 9.33 5 5 3.33 5 5 3.33 2 6 0.00 2 16 -3.33 5 14 0.33 31.00 54.00 12.99 147.378 23587 63 63 26
27 266 - YAĞMUR TOĞRUL 8 / C 10 10 6.67 1 9 -2.00 5 5 3.33 3 7 0.67 5 13 0.67 5 15 0.00 29.00 59.00 9.34 146.459 23631 65 65 27
28 7 - ADEM AYKURT 8 / A 11 9 8.00 3 7 0.67 4 6 2.00 6 4 4.67 3 14 -1.67 4 13 -0.33 31.00 53.00 13.34 146.430 23652 66 66 28
29 228 - EYÜP ÇETİN 8 / A 10 10 6.67 2 8 -0.67 4 6 2.00 3 7 0.67 5 15 0.00 5 15 0.00 29.00 61.00 8.67 142.489 23934 68 68 29
30 101 - BERŞAN KESKİN 8 / 0 8 12 4.00 2 8 -0.67 4 6 2.00 3 7 0.67 6 14 1.33 6 14 1.33 29.00 61.00 8.66 142.430 23982 69 69 30
31 254 - NAZAN TOPÇİ 8 / C 6 12 2.00 4 5 2.33 3 6 1.00 2 1 1.67 1 9 -2.00 7 6 5.00 23.00 39.00 10.00 137.037 24291 71 71 31
32 257 - NURDAN ÇELİK 8 / A 7 9 4.00 3 6 1.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 3 9 0.00 5 8 2.33 22.00 48.00 5.99 137.007 24299 72 72 32
33 2 - HAMZA ÇİMENLİ 8 / B 5 4 3.67 3 6 1.00 3 5 1.33 2 3 1.00 3 7 0.67 4 9 1.00 20.00 34.00 8.67 136.578 24313 73 73 33
34 268 - YUNU S KILINÇ 8 / 0 7 13 2.67 4 6 2.00 6 4 4.67 6 3 5.00 4 13 -0.33 5 13 0.67 32.00 52.00 14.68 135.126 24417 74 74 34
35 200 - İ D CLE T* P İ 8 / B 7 13 2.67 4 6 2.00 3 7 0.67 2 8 -0.67 8 12 4.00 4 16 -1.33 28.00 62.00 7.34 134.607 24439 76 76 35
36 244 - MEH*ET YÜNAÇTI 8 / A 6 10 2.67 3 5 1.33 2 8 -0.67 3 7 0.67 3 13 -1.33 7 9 4.00 24.00 52.00 6.67 133.615 24504 77 77 36
37 221 - ENEZ DOLAZ 8 / A 7 9 4.00 3 6 1.00 7 3 6.00 4 6 2.00 2 12 -2.00 5 11 1.33 28.00 47.00 12.33 133.067 24550 78 78 37
38 259 - SAMET İSENÇ 8 / A 8 8 5.33 1 7 -1.33 3 7 0.67 1 6 -1.00 2 15 -3.00 6 9 3.00 21.00 52.00 3.67 129.126 24820 79 79 38
39 0 - FIRAT YÜNAŞTI 8 / A 5 15 0.00 2 8 -0.67 3 7 0.67 3 7 0.67 9 11 5.33 4 16 -1.33 26.00 64.00 4.67 124.696 25086 81 81 39
40 63 - ASLI AYKURT 8 / B 6 12 2.00 3 6 1.00 3 7 0.67 2 5 0.33 4 12 0.00 5 11 1.33 23.00 53.00 5.33 122.696 25243 83 83 40
41 251 - MURAT ŞANLI 8 / B 5 8 2.33 3 5 1.33 2 5 0.33 1 4 -0.33 3 10 -0.33 4 8 1.33 18.00 40.00 4.66 121.704 25289 84 84 41
42 264 - TÜLİN ATAŞ 8 / B 3 8 0.33 5 2 4.33 2 4 0.67 0 0 0.00 4 5 2.33 2 7 -0.33 16.00 26.00 7.33 121.215 25307 85 85 42
43 217 - DİYAR KÜÇÜKŞİMŞEK 8 / A 6 14 1.33 1 9 -2.00 3 7 0.67 2 8 -0.67 5 15 0.00 7 13 2.67 24.00 66.00 2.00 120.741 25336 86 86 43
44 247 - MERVE İLGİN 8 / B 5 15 0.00 2 8 -0.67 1 9 -2.00 2 8 -0.67 6 14 1.33 6 10 2.67 22.00 64.00 0.66 118.756 25466 88 88 44
45 232 - FİKRE TTOĞRUL 8 / A 5 15 0.00 1 9 -2.00 7 3 6.00 4 6 2.00 4 16 -1.33 7 13 2.67 28.00 62.00 7.34 116.830 25554 89 89 45
46 155 - CANSEL YOLCU 0 / A 8 12 4.00 1 9 -2.00 4 6 2.00 6 4 4.67 2 18 -4.00 6 13 1.67 27.00 62.00 6.34 116.815 25561 90 90 46
47 668 - BERFİN AKDAĞ 8 / B 4 11 0.33 1 2 0.33 5 5 3.33 3 6 1.00 4 10 0.67 3 7 0.67 20.00 41.00 6.33 116.800 25579 91 91 47
48 239 - N*İV ** İÖ 8 / C 5 13 0.67 4 5 2.33 2 4 0.67 1 0 1.00 2 18 -4.00 8 12 4.00 22.00 52.00 4.67 109.896 25901 94 94 48
49 180 - ** *L EÇK * 0 / B 4 13 -0.33 2 8 -0.67 6 4 4.67 2 4 0.67 1 13 -3.33 8 12 4.00 23.00 54.00 5.01 108.933 25936 95 95 49
50 151 - CANER KILINÇ 8 / 0 2 18 -4.00 4 6 2.00 2 8 -0.67 5 5 3.33 4 16 -1.33 9 11 5.33 26.00 64.00 4.66 106.904 26040 96 96 50
51 261 - SERHAT YÜNAÇTII 8 / A 6 14 1.33 2 8 -0.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 6 14 1.33 4 16 -1.33 23.00 67.00 0.66 106.889 26049 97 97 51
52 131 - BİLA L SABIRLI 8 / C 4 16 -1.33 2 8 -0.67 1 9 -2.00 3 7 0.67 6 14 1.33 6 14 1.33 22.00 68.00 -0.67 104.919 26142 98 98 52
53 241 - MEHMET EMİNGÖNÜL 8 / * 4 14 -0.67 1 9 -2.00 2 7 -0.33 5 5 3.33 3 11 -0.67 5 11 1.33 20.00 57.00 0.99 101.422 26291 100 100 53
54 230 - EZELECE YOLCU 8 / A 5 15 0.00 3 7 0.67 0 10 -3.33 4 6 2.00 1 19 -5.33 9 11 5.33 22.00 68.00 -0.66 99.022 26393 102 102 54
55 224 - EVİN SARIIRMAK 8 / A 5 15 0.00 5 5 3.33 3 7 0.67 2 8 -0.67 4 16 -1.33 5 15 0.00 24.00 66.00 2.00 97.052 26469 103 103 55
56 37 - ÇETİN ÇOBAN 8 / C 7 13 2.67 3 7 0.67 1 9 -2.00 2 8 -0.67 5 15 0.00 3 17 -2.67 21.00 69.00 -2.00 97.037 26482 104 104 56
57 842 - MERVE İSEN Ç 8 / B 3 10 -0.33 2 4 0.67 4 4 2.67 1 1 0.67 1 8 -1.67 0 1 -0.33 11.00 28.00 1.68 92.133 26656 105 105 57
58 8 - DİCLE KAYA 8 / B 7 13 2.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 6 14 1.33 1 19 -5.33 21.00 69.00 -2.00 91.126 26688 106 106 58
59 2 - E Y*V *A**R I 8 / C 4 16 -1.33 1 9 -2.00 4 6 2.00 1 9 -2.00 5 15 0.00 5 15 0.00 20.00 70.00 -3.33 89.156 26750 107 107 59
60 220 - EMİR YILMAZ 8 / C 5 15 0.00 1 9 -2.00 2 8 -0.67 1 9 -2.00 5 14 0.33 4 16 -1.33 18.00 71.00 -5.67 87.156 26817 108 108 60
61 0 - ÇEK TAR ÇİMENLİ 8 / C 2 18 -4.00 2 8 -0.67 5 5 3.33 2 6 0.00 4 13 -0.33 4 10 0.67 19.00 60.00 -1.00 82.252 26942 109 109 61

Genel 9.96 3.96 5.48 4.18 3.65 10.16 37.38 260.978 27242
İl 4.98 1.70 3.19 1.89 1.01 4.76 17.52 173.723 109

İlçe 4.98 1.70 3.19 1.89 1.01 4.76 17.52 173.723 109
Kurum 3.92 1.27 1.91 1.68 -0.11 2.95 11.61 147.193 61
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